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Respuesta requerimiento póliza 57942 - Liquidación Cto 174 de 2019

Yois Danna Garcia Corona <ygarcia@mintic.gov.co>
Jue 23/06/2022 13:53

Para: Natalia Marcela Cortes Gutierrez <ncortesg@mintic.gov.co>;Yanira Galindo Paez
<ygalindo@mintic.gov.co>
CC: Maria Cecilia Londono Salazar <mlondono@mintic.gov.co>;Juliana Delgado Restrepo
<jdelgador@mintic.gov.co>;Manuela Rodriguez Maldonado <mrodriguezm@mintic.gov.co>;Mariana Martin
Linares <mmartin@mintic.gov.co>
Respetada Natalia, buenas tardes,

Remitimos para revisión del área de contratación la garantía No. 57942 endoso 0 del Contrato 179 de
2019 mediante memorando No. 222050435 de día 24 de mayo de 2022, apenas el día de ayer mediante
correo electrónico de 6:28 p.m. se nos informó que la póliza debía ser ajustada según concepto de la
firma Coral & Delgado emitido en mayo. Inmediatamente, ayer en la noche, informamos esta
circunstancia al contratista KANTAR IBOPE MEDIA S.A.S., quien tramitó a primera hora de hoy 23 de
junio de 2022 dicha modificación.

Sin embargo, teniendo en cuenta los tiempos y que los documentos de la liquidación del contrato se
deben suscribir mañana 24 de junio de 2022 – al ser el vencimiento el lunes 27 de junio un día festivo –
conforme se ha puesto en conocimiento de la Subdirección de Gestión Contractual, el contratista nos ha
manifestado que no es posible obtener dicha modificación antes de la fecha señalada mediante el correo
que se reenvía adjunto.

De igual manera, señalamos que las solicitudes formuladas por la Subdirección de Gestión Contractual
mediante el memorando No. 222057984 del 9 de junio de 2022 respecto a la aprobación de la garantía
contractual No. 57942 anexo 0, fueron respondidas al día siguiente a través del memorando No.
222058371.

En este sentido, reiteramos que seguimos atentos a las instrucciones del área respecto del trámite a seguir,
ante la imposibilidad del contratista de realizar el ajuste a la póliza antes de mañana.


Cordialmente, 

Danna García Corona 
GIT Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
Viceministerio de Conectividad
Tel. + (57) 601 344 34 60 Ext. 4105, 5014 - Piso 2  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia
www.mintic.gov.co
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Señor usuario si este correo fue de soporte favor responder si está de acuerdo con el soporte restado. En caso
de no recibir respuesta en 24 horas se asumirá como aceptado el soporte a su solicitud.

 

Manuel Andrés Poveda Vasquez

Key Account manager.

Dirección Comercial.

 

T   +57 (1) 6460600 ext 1304

M  +00 (57) 322 945 4056

E manuel.poveda@kantaribopemedia.com
Avenida 19 # 96-07 Edificio Palo Verde

Bogota -Colombia.




         

Building Brighter Futures with UNICEF

De: Manuel Andres Poveda Vasquez (KIM) <manuel.poveda@kantaribopemedia.com>

Enviado: jueves, 23 de junio de 2022 12:17

Para: Yois Danna Garcia Corona <ygarcia@mintic.gov.co>

Cc: Maria Cecilia Londono Salazar <mlondono@mintic.gov.co>; Juliana Delgado Restrepo
<jdelgador@mintic.gov.co>; Manuela Rodriguez Maldonado <mrodriguezm@mintic.gov.co>; Maribel Molano
Medina (KIM) <Maribel.Molano@kantaribopemedia.com>; Carolina Gonzalez Betancur (KIM)
<carolina.gonzalez@kantaribopemedia.com>

Asunto: RE: Concepto cumplimiento póliza 57942
 
Buenas tardes Danna,
 
Te comento que estuvimos revisando con la aseguradora para entender el tiempo que pueden tardar para esta
solicitud y me indican que no es posible realizar el ajuste con el tiempo disponible actualmente teniendo en
cuenta la urgencia.
 
Quedo atento a tus indicaciones u observaciones.
 
Saludos.
 

 

  
 
De: Yois Danna Garcia Corona <ygarcia@mintic.gov.co> 

Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2022 7:19 p. m.

Para: Manuel Andres Poveda Vasquez (KIM) <manuel.poveda@kantaribopemedia.com>

CC: Maria Cecilia Londono Salazar <mlondono@mintic.gov.co>; Juliana Delgado Restrepo
<jdelgador@mintic.gov.co>; Manuela Rodriguez Maldonado <mrodriguezm@mintic.gov.co>

Asunto: Concepto cumplimiento póliza 57942
 
Manuel buenas noches,
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Respetuosamente te remito las observaciones que realizó la firma externa Coral Delgado & Asociados,
mediante concepto de fecha 22/05/2022, con el fin de que Kantar Ibope solicite a la Aseguradora
realizar los ajustes requeridos en el documento anexo a la presente comunicación, a través de anexo
modificatorio de la póliza 57942 Anexo 0.
 
Agradezco tu amable y pronta colaboración y así continuar con el proceso de liquidación, el cual vence
el próximo 27 de junio de 2022, pero toda vez que el lunes es un día festivo, a más tardar debe ser
firmada el acta de liquidación este viernes 24 de junio. 
 
Atentamente, 
 
Danna García Corona 
GIT Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
Viceministerio de Conectividad
Tel. + (57) 601 344 34 60 Ext. 4105, 5014 - Piso 2  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia
www.mintic.gov.co

 

De: Natalia Marcela Cortes Gutierrez <ncortesg@mintic.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 18:28

Para: Maria Cecilia Londono Salazar <mlondono@mintic.gov.co>

Cc: Yois Danna Garcia Corona <ygarcia@mintic.gov.co>; Manuela Rodriguez Maldonado
<mrodriguezm@mintic.gov.co>

Asunto: RV: Memorando de no incumplimiento Cto 174 de 2019 - IBOPE
 
Buena tarde doctora María Cecilia, 
 
Comparto el concepto de Coral Delgado & Abogados emitido como resultado de la revisión de la
garantía No. 57942 endoso 0 presentado para aprobación dentro del trámite de liquidación del contrato
174-2019 (ANTV), en el que informan las observaciones presentadas objeto de subsanación, a efectos
de continuar con la aprobación de la misma.
 
Quedamos atentos al resultado del requerimiento al contratista en este sentido.
 
Cordialmente, 
 
Natalia Marcela Cortés
Profesional Especializado

Subdirección de Gestión Contractual
Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 4059 
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia
www.mintic.gov.co
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De: Diana Delgado <ddelgado@cdya.co>

Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 6:19 p. m.

Para: Natalia Marcela Cortes Gutierrez <ncortesg@mintic.gov.co>

Cc: Rosario Lozano <patrimoniales@vivaxseguros.com>; Yanira Galindo Paez <ygalindo@mintic.gov.co>; Javier
Delgado <jdelgado@cdya.co>

Asunto: RE: Memorando de no incumplimiento Cto 174 de 2019 - IBOPE
 
 
Buenas tardes, 
 
Apreciada Natalia, en archivo adjunto se envía documento de revisión y validación de autenticidad de
póliza cumplimiento para etapa de liquidación del contrato 174 de 2019.
 
Nos encontramos atentos a el envio de las subsanaciones a las observaciones presentadas. 
 
Cordialmente, 
 
 

De: Natalia Marcela Cortes Gutierrez <ncortesg@mintic.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 15:33

Para: Diana Delgado <ddelgado@cdya.co>

Cc: Rosario Lozano <patrimoniales@vivaxseguros.com>; Yanira Galindo Paez <ygalindo@mintic.gov.co>;
coraldelgado <coraldelgado@cdya.co>

Asunto: RV: Memorando de no incumplimiento Cto 174 de 2019 - IBOPE
 
Buena tarde Diana, 
 
Conforme lo conversado el día de hoy y a efectos de dar continuidad al trámite de liquidación del
contrato 174-2019 (ANTV) te remito la certificación de no siniestralidad suscrita por la supervisora del
contrato, además de la trazabilidad sobre la solicitud de ampliación de garantías en etapa de
liquidación.
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En consecuencia, quedamos atentos a su importante colaboración para poder continuar con el trámite
de aprobación de la última garantía expedida (se recuerda que previamente ya se remitió copia de las
garantías y demás anexos del contrato pertinentes para su revisión).
 
Cualquier duda con gusto será resuelta.
 
Cordialmente, 
 
Natalia Marcela Cortés
Profesional Especializado

Subdirección de Gestión Contractual
Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 4059 
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia
www.mintic.gov.co


 

De: Yois Danna Garcia Corona <ygarcia@mintic.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 3:23 p. m.

Para: Yanira Galindo Paez <ygalindo@mintic.gov.co>; Natalia Marcela Cortes Gutierrez <ncortesg@mintic.gov.co>

Cc: Juliana Delgado Restrepo <jdelgador@mintic.gov.co>

Asunto: Memorando de no incumplimiento Cto 174 de 2019 - IBOPE
 
Dra Yanira buenas tardes, 
 
De conformidad con lo solicitado, remito en el archivo adjunto memorando en el cual la Supervisora del
Contrato 174 de 2019 manifiesta que el contratista KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA SAS, cumplió con
la totalidad de las obligaciones contractuales y que en ningún momento se afectaron las garantías
contractuales.
 
Adicionalmente, remito la solicitud que realizó la Dra. Maria Cecilia al contratista la ampliación de la
vigencia de la póliza y la respuesta que les dio la aseguradora respecto a los requerimientos realizados
por la Subdirección de Gestión Contractual.
 
Quedo atenta a sus comentarios y observaciones.
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Danna García Corona 
GIT Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
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Viceministerio de Conectividad
Tel. + (57) 601 344 34 60 Ext. 4105, 5014 - Piso 2  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia
www.mintic.gov.co
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